AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
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2 DECRETO DIRIGENZIALE N. //‘7'//DA del i SH mu

Oggetto: Contenzioso RIZZA MARIA+ 1 C/Consorzio Autostrade Siciliane — Definizione
controversia con accordo conciliativo. Pagamento delle sole spese legali in favore del legale
delegato avv. Pietro RUSTICO.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al TRIB. DI RAGUSA RG 470/2024 tra le parti RIZZA
MARIA +1 Cod..Fisc. RZZMRA73H46F258K c/CAS ¢ stato notificato 1’atto di citazione per
ottenere il pagamento dell’indennita di occupazione temporanea aree di cantiere dell’ Autstrada SR-
GELA, dal 2013 al 2023 oltre interessi e spese legali

Che la prima udienza & stata fissata al 25/9/2024 e considerato che le somme richieste sono
contrattualmente dovute, e quindi di certa soccombenza dell’Ente in giudizio, ¢ stata avviata
un’interlocuzione tra gli Uffici Patrimonio e Contenzioso di questo Ente con il legale di controparte al
fine di addivenire ad una soluzione in via bonaria.

Che ¢ stato quindi raggiunto 1’accordo per il pagamento della somma di € 109.000,00
omnicomprensiva di interessi e spese legali (a fronte della somma complessiva di € 119.594,79
richieste dal legale con I’atto di citazione) e il contestuale abbandono del giudizio.

Viste le PEC dell’Avv. Rustico del 30/8/2024 e del 6/9/2024 con le quali comunica I’accettazione
della somma omnicomprensiva di € 109.000,00 di cui € 100.000,00 per sorte capitale, € 2.112,38 per
interessi ed € 6.887,62 per spese legali, queste ultime da liquidare direttamente in Suo favore giusta
delega prodotta e I’'impegno, a pagamento avvenuto, ad abbandonare il giudizio iscritto al n. R.G.
470/2024 presso il Tribunale di Ragusa;

Che i pagamenti verranno eseguiti in parte dall’Ufficio Patrimonio del Cas per quanto attiene
I'indennita di occupazione e gli interessi in favore della Sig.ra Rizza, ed in parte dall’Ufficio
Contenzioso per quanto attiene le spese legali da liquidare in favore dell’avv. Rustico ai codici IBAN
comunicati dallo stesso;

Visto 1’art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione
provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell’ultimo bilancio di previsione
approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile
per il triennio 2023/2025, nonché il Regolamento di Contabilita :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessita, al
fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

e Impegnare la somma di € 6887,62% sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026,
denominato “liti arbitraggi e risarcimento danni”, ;

o Effettuare, in adempimento dell’accordo conciliativo intercorso con il legale di controparte
il pagamento della somma di € 6.887,62 a titolo di spese legali dovute alla Sig.ra Rizza Maria
da liquidare in favore dell’Avv. Pietro Rustico nato a Ispica il 10/3/1953 cod. fisc.
RSTPTRS3C10E366L, mediante accredito sul c/c IBAN IT41T 05034 84470 000000 001317
allo stesso intestato, giusta delega allegata, da liquidare entro il 30/09/2024;



Dare atto che le somme dovute per occupazione aree ed interessi legali verranno liquidate:
con separato atto a cura dell’Ufficio Patrimonio ;

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

<

Dott. ?Z:vgépe Marxgraviti
77
1l Dirigente%zinistrativo




POSTA CERTIFICATA: RE: Giudizio RIZZA Maria c/CAS Trib. di RAgusa

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: Giudizio RIZZA Maria ¢/CAS Trib. di RAgusa

Mittente: "Per conto di: pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 30/08/2024, 08:33

A: Ufficio Contenzioso PEC <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/08/2024 alle ore 08:33:26 (+0200) il messaggio "RE: Giudizio RIZZA Maria c/CAS Trib. di
RAgusa" e stato inviato da "pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it" indirizzato a:

ufficiocontenzioso@posta-cas.it
Il messaggio originale € incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 26B5DDE7.01C3FC4B.A1FD225B.86BEEES86.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 30/08/2024 at 08:33:26 (+0200) the message "RE: Giudizio RIZZA Maria c/CAS Trib. di RAgusa" was
sent by "pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it" and addressed to:

ufficiocontenzioso@posta-cas.it
The original message is attached.

Message ID: 26B5DDE7.01C3FC4B.A1FD225B.86BEEES86.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —_—

Oggetto: RE: Giudizio RIZZA Maria ¢/CAS Trib. di RAgusa

Mittente: Pietro Rustico <pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it>
Data: 30/08/2024, 08:33

A: Ufficio Contenzioso PEC <ufficiocontenzioso@ posta-cas.it>

Egregio dott. Giuseppe Mangraviti,
riscontro la Sua pec del 09/08/2024.

Trascrivo qui di seguito il codice IBAN della mia assistita:

1di3 03/09/2024, 09:00



POSTA CERTIFICATA: RE: Giudizio RIZZA Maria c/CAS Trib. di RAgusa

1T34Q0200884481000106827499

Manifesto, inoltre, la disponibilita della sig.ra Rizza ad abbandonare il giudizio, previc pagamento
delle spese legali, come da prospetto che allego sub A, e degli interessi legali sin qui maturati, come
da prospetti che allego sub B e C.

Rimango in attesa di riscontro o di sentirci per le vie brevi per limare, se del caso, ['accordo transattivo.
Distinti saluti.

Avv. Pietro Rustico

In data 2024-08-09T09:36:07+0200, Ufficio Contenzioso PEC <ufficiocontenzioso@posta-cas.it> ha
scritto:

Egr. avvocato in riscontro alla notifica del ricorso in oggetto

iscritto al n. R.G.470/2024 presso i1l Tribunale di Ragusa, Le

comunichiamo che questo Ente intende procedere al pagamento delle

indennita richieste in favore della Sua Assistita. A tal fine Le

chiediamo di comunicarci il codice IBAN della Sig. RIZZA Maria sul

quale accreditare la somma di € 106.000,00 per 1l'occupazione fino al 2823.

In considerazione che le aree sono tuttora nella disposnibilia di questo
Ente, il restante indennizzo verra corrisposto successivamente alla
riconsegna delle stesse.

Si chiede inoltre la Sua disponibilita, al ricevimento del pagamento
della somma di cui sopra, ad abbandonare il giudizio in corso con
eventuale rimborso di spese legall da concordare con questo Ufficio al
rientro dalla pausa estiva.

In attesa di cortese riscontro porgo distinti saluti .

I1 Responsabile dell'Uff.

Dott. Giuseppe Mangraviti

- —msg.eml

Oggetto: Giudizio RIZZA Maria ¢/CAS Trib. di RAgusa

Mittente: Ufficio Contenzioso PEC <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>
Data: 09/08/2024, 09:36

A: pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it

CC: tdonato@autostradesiciliane.it

2di3 03/09/2024, 09:00



Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1-11 D.M. 55/2014

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase di studio della controversia, valore medio:

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00

Compenso tabellare (valori medi) € 4.180,00

Compenso_tabe[lare € 4.180,00
Spese generali { 15% sul compenso totale ) € 627,00
Cassa Avvocati (4%) €192,28
Totale lmponlbu'e : € 4.999,28
IVA 22% su Imponibile € 1.099,84

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 788,50




Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Arit. 1 - 11 D.M. 55/2014

; / /]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Sy Gl Lclen b dol e 1y -
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000

Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: - €2552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00

Compenso tabellare (valori medi) € 4.180,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare )

Aumento di € 4.253,00 + 10 % per conciliazione giudiziale o transazione

della controversia (art. 4, comma 6) _€ 4'6:".819
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 8.858,30
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 4.180,00
Totale variazioni in aumento + € 4.678,30
Compenso totale € 8.858,30
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.328,75
Cassa Avvocati (4%) € 407,48
Totale imponibile € 10.5g4,53
IVA 22% su Imponibile 2.330,80
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 788,50
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE €13.713,83 N
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POSTA CERTIFICATA: Giudizio Rizza Maria / CAS Trib. Ragusa

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Giudizio Rizza Maria / CAS Trib. Ragusa

Mittente: "Per conto di: pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 06/09/2024, 19:03

A: Ufficio Contenzioso PEC <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>

Messaggio di posta certificata

I giorno 06/09/2024 alle ore 19:03:10 (+0200) il messaggio "Giudizio Rizza Maria / CAS Trib. Ragusa" &
stato inviato da "pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it" indirizzato a:

ufficiocontenzioso@posta-cas.it
Il messaggio originale & incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 5BDB90D7.019F20D4.C84A2CE0.22A6ACE9.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 06/09/2024 at 19:03:10 (+0200) the message "Giudizio Rizza Maria / CAS Trib. Ragusa" was sent by
"pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it" and addressed to:

ufficiocontenzioso@posta-cas.it
The original message is attached.

Message ID: 5BDB90D7.019F20D4.C84A2CE0.22A6ACE9.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml

Oggetto: Giudizio Rizza Maria / CAS Trib. Ragusa

Mittente: Pietro Rustico <pietro.rustico@avvocatimodica.legalmail.it>
Data: 06/09/2024, 19:03

A: Ufficio Contenzioso PEC <ufficiocontenzioso@ posta-cas.it>

Egregio Dottor Mangraviti,

facendo seguito ai pregressi contatti, Le significo che la mia assistita Rizza Maria & disponibile
a definire la controversia in oggetto segnata con il pagamento da parte del Consorzio della
somma di € 109.000,00, importo comprensivo di interessi legali maturati e spese legali.

Le spese legali pari ad € 6.887,62, come da prospetto allegato, potranno essere corrisposte
direttamente al mio studio al seguente iban: IT41T0503484470000000001317 ed a tal fine

1di2 09/09/2024, 11:39



POSTA CERT_:IFICATA: Giudizio Rizza Maria:/'CAS Trib. Ragusa

allego dichiarazione liberatoria sottoscritta da Rizza Maria.
Distinti saiuti.
Avv. Pietro Rustico

—Allegati:
postacert.eml 621 kB
Compenso-Avvocati-Parametri-Civili-2014-del-06-09-2024.pdf 223 kB
RIZZA MARIA -Dichiarazione.pdf 229kB
daticert.xml 903 bytes

2di2 09/09/2024,11:39



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Rizza Maria, nata a Modica il 06/06/1973
(c.f.. RZZMRAT3H46F258K), residente a Rosolini nella
contrada Cava Lazzaro n. 64, con riferimento al giudizio civile
n. 470/2024 R.G. pendente avénti il Tribunaie di Ragusa,
autorizza il Consorzio per le Autostrade Siciliane, (c.f.:
01962420830, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede a Messina, in Contrada Scoppo snc a
corrispondere, con effetto pienamente liberatorio, in favore
dell’avv. Pietro Rustico del Foro di Ragusa le somme
concordate a titolo di spese processuali.

Ispica, 6 settembre 2024
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